Cristian Leandro Muiioz Claros

De: MTS - Seguridad T3 <seguridadt3@mts.com.co>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 9:01 a. m.
Para: Cristian Leandro Mufioz Claros

cC: MTS - Operaciones T3

Asunto: RE: Solicitud Cotizacién para parqueadero

Buen dia, Sr. Cristian
De acuerdo a su solicitud me permito enviar cotizacion
¢ 12 de diciembre de 2017: 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. (12 horas). 5 169.200

e 13 de diciembre de 2017: 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. (8 horas). $112.800
Total $282.000

Quedamos atentos.

Cordial Saludo;

Juan Carlos Calderén T.

Lider de Seguridad Integral

4845454

315452 2243

Edificio T3 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo P.H.
Calle 24 A#59-42

Bogotd, Colombia

www.mts.com.co

Colombia Panama

La informacion contenida en este correo electrénico es propiedad de MTS Administracién Total $.A.5.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los) destinatario(s)
/ Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifiqueselo inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido, Las opiniones,

conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el negecio de MTS Administracién Total 5.A.5. deben entenderse como personales y no
estén avaladas por la compafifa.

De: Cristian Leandro Mufioz Claros [mailto:emunoz@ani.gov.co)
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 12:15

Para: MTS - Seguridad T3 <seguridadt3@mts.com.co>

Asunto: RV: Solicitud Cotizacidn para parqueadero

Buenas tardes,

De acuerdo a la solicitud realizada al drea de eventos, para ei desarrollo de la Feria del Conocimiento de la ANI los dias
12 y 13 de diciembre de 2017, requerimos la cotizacion del alquiler de 5 parqueaderos en los siguientes horarios:



¢ 12 de diciembre de 2017: 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. {12 horas).
¢ 13 de diciembre de 2017: 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. (8 horas).

Agradezco la atencidn y gestion al respecto y quedamos atentos de la cotizacién.

Cordial saludo,

De: MTS - Eventos T3 [mailto:eventost3@mis.com.col
Enviado el jueves, 16 de noviembre de 2017 11:19 a. m.
Para: Cristian Leandro Mufioz Claros <cmunoz@ani.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Cotizacién para pargueadero

Buenos dias Cristian

De acuerdo a lo conversado con respecto a la nueva cotizacién de los dias gue fueron reasignados a las
fechas del 12 y 13 de Diciembre adjunto la cotizacién de igual manera le informo que para la cotizacién del
costo para los parqueaderos se debe enviar el requerimiento al drea de seguridad para que sea generada al
correo seguridadt3@mts.com.co para su posterior respuesta

Gracias ,

Jhon Jairo Lopéz
Lider de Eventos
4845454 Ext: 103
Calle 24 A#59-42
Bogota, Colombia
www.mts.com.co

Colombia Panama

La informacién contenida en este correo electrénico es propiedad de MTS Administracion Total S.A.S.: es confidenclal y para uso exclusivo de el {los) destinatario(s}
/ Stha recibido este mensaje por error, por favor notifiqueselo inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las opiniones,

conclusiones e informaciones gue no estén relacionadas directamente con el negocio de MTS Administracién Total 5.A.5. deben entenderse como personales y no
estdn avaladas por la compafiia.

De: Cristian Leandro Mufioz Claros [mailto:cmunoz@ani.gov.co)
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 11:01 a.m.
Para: MTS - Eventos T3

Asunto: RE: Solicitud Cotizacion

Buen dia Edwin, confirmo el recibido de la cotizacién de auditorio y salas, quedo pendiente de la cotizacion del
parqueadero para gue por favor me ayude con esa.

Gracias y gue tenga un feliz dia,



